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De:                                              RESERVAS HEMB SEGUROS [reservas@br.hembseguros.com.br]
Enviado em:                            segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 14:16
Para:                                           NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto:                                   ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
 
Prioridade:                              Alta
 
Categorias:                              AGUARDANDO RESPOSTA DO SETOR REQUISITANTE
 
À
Comissão de Licitações da União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Pregão Eletrônico nº 10/2016
 
Prezado (a) Pregoeiro (a),  boa tarde.
 
Solicitamos a V.Sas., a gentileza de providenciarem as respostas aos nossos questionamentos descritos abaixo, pois temos
grande interesse em participar deste certame, onde diante destas respostas teremos condições de apresentar-lhes melhores
condições comerciais e atender na íntegra as solicitações do Edital em referência e seus anexos:
 
QUESTIONAMENTO:
Qual o valor da blindagem do item 42?
 
Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa participante e caso haja, esta poderá
apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses da administração pública para segurar
estes bens.
 
No aguardo, agradecemos e havendo dúvidas, gentileza manter contato.
 
Gentileza confirmar recebimento.
 
 

 
Atenciosamente,
 
Arthur Costa
Tel.: (31) 3073-7300
Cel.: (31) 8814-8596
licitacoes@hembseguros.com.br
 
 

Este e-mail foi enviado por um computador sem vírus e protegido pelo Avast. 
www.avast.com

 

tel:%2831%29%208814-8596
mailto:licitacoes@hembseguros.com.br
https://www.avast.com/sig-email
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De:                                              Renato [rfr.rezende@uol.com.br]
Enviado em:                            terça-feira, 23 de fevereiro de 2016 12:23
Para:                                           NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Cc:                                               rlseguro@uol.com.br; spseguro@uol.com.br
Assunto:                                   PE 10/2016 - TRF1 - Seguros - Esclarecimentos
 
Prezados, boa tarde
 
Com intuito de participarmos do presente certame, solicitamos os seguintes esclarecimentos:
 
Do Item 14. RELAÇÃO DA FROTA E VALORES DOS VEÍCULOS
 
Item: 42 - FORD FUSION ECOBOOST TITANIUM BLINDADO / placa: OVQ 5992 / Ano: 2014.
 
Pergunta-se
Haverá cobertura para a Blindagem no FUSION? Caso sim, gentileza informar:
 
Valor da Blindagem?
Nivel da Blindagem (Ex. Nivel III-A)
 
 
Atenciosamente
 
 
 
Renato F. Rezende
Rezende & Liefquin Corretora de Seguros
Tel/Fax  11-4351-2463
Tel/Fax 11-4351-4680
Cel.: 11-98484-7396
email.: rfr.rezende@uol.com.br
www.rlseguro.com.br
www.rezendeliefquin.com.br
 

mailto:rfr.rezende@uol.com.br
http://www.rlseguro.com.br/
http://www.rezendeliefquin.com.br/
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De:                                              Antônio Felicíssimo Neto em nome de SETRA-TRF1-Seção de Transportes
Enviado em:                            segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 19:11
Para:                                           NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto:                                   ENC: ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
 
Prioridade:                              Alta
 
O valor da blindagem IIIA (do FOR FUSION item 42) é R$70.769,00 (setenta mil setecentos e sessenta e nove reais).
Att. Supervisão SETRA.
 

De: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações 
Enviada em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 17:01
Para: SETRA-TRF1-Seção de Transportes; DISEG-TRF1-Divisão de Segurança e Serviços Gerais
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Prioridade: Alta
 
Favor responder a solicitação de esclarecimento.
Att,
 
NULIT
 

De: RESERVAS HEMB SEGUROS [mailto:reservas@br.hembseguros.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 14:16
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Prioridade: Alta
 
À
Comissão de Licitações da União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Pregão Eletrônico nº 10/2016
 
Prezado (a) Pregoeiro (a),  boa tarde.
 
Solicitamos a V.Sas., a gentileza de providenciarem as respostas aos nossos questionamentos descritos abaixo, pois temos
grande interesse em participar deste certame, onde diante destas respostas teremos condições de apresentar-lhes melhores
condições comerciais e atender na íntegra as solicitações do Edital em referência e seus anexos:
 
QUESTIONAMENTO:
Qual o valor da blindagem do item 42?
 
Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa participante e caso haja, esta poderá
apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses da administração pública para segurar
estes bens.
 
No aguardo, agradecemos e havendo dúvidas, gentileza manter contato.
 
Gentileza confirmar recebimento.
 
 

 

mailto:reservas@br.hembseguros.com.br
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Atenciosamente,
 
Arthur Costa
Tel.: (31) 3073-7300
Cel.: (31) 8814-8596
licitacoes@hembseguros.com.br
 
 

Este e-mail foi enviado por um computador sem vírus e protegido pelo Avast. 
www.avast.com

 

tel:%2831%29%208814-8596
mailto:licitacoes@hembseguros.com.br
https://www.avast.com/sig-email


 

NÚCLEO DE LICITAÇÕES – NULIT. 
 SAS, Quadra 01, Bloco C, Sala 204 - Edifício Anexo I - Brasília/DF 
Tel: (61) 3410-3411 Fax: (61) 3410-3415. Email: nulit@trf1.jus.br 

 

 

CIRCULAR/NULIT N. 1        Brasília, 23 de fevereiro de 2016. 

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2016 - PROCESSO: 27322-61.2015 

 

 
 

Em atenção às solicitações de esclarecimentos a Pregoeira, com base 

nas informações prestadas pelo Setor Requisitante esclarece: 

 

Pergunta: 

Qual o valor da blindagem do item 42, FORD FUSION ECOBOOST 

TITANIUM BLINDADO / placa: OVQ 5992 / Ano: 2014? 

Resposta:  

O valor da blindagem IIIA (do FOR FUSION item 42) é R$70.769,00 
(setenta mil setecentos e sessenta e nove reais). 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

Elizete Ferreira Costa 
Pregoeira 
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De:                                              NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Enviado em:                            terça-feira, 23 de fevereiro de 2016 15:16
Para:                                           'Renato'
Assunto:                                   RES: PE 10/2016 - TRF1 - Seguros - Esclarecimentos
Anexos:                                     01 - Esclarecimento PE 10 - Seguro de Veiculos.pdf
 
Senhor Licitante,
Segue resposta a solicitação de esclarecimento.
Att,
NULIT
 
 

De: Renato [mailto:rfr.rezende@uol.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 23 de fevereiro de 2016 12:23
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Cc: rlseguro@uol.com.br; spseguro@uol.com.br
Assunto: PE 10/2016 - TRF1 - Seguros - Esclarecimentos
 
Prezados, boa tarde
 
Com intuito de participarmos do presente certame, solicitamos os seguintes esclarecimentos:
 
Do Item 14. RELAÇÃO DA FROTA E VALORES DOS VEÍCULOS
 
Item: 42 - FORD FUSION ECOBOOST TITANIUM BLINDADO / placa: OVQ 5992 / Ano: 2014.
 
Pergunta-se
Haverá cobertura para a Blindagem no FUSION? Caso sim, gentileza informar:
 
Valor da Blindagem?
Nivel da Blindagem (Ex. Nivel III-A)
 
 
Atenciosamente
 
 
 
Renato F. Rezende
Rezende & Liefquin Corretora de Seguros
Tel/Fax  11-4351-2463
Tel/Fax 11-4351-4680
Cel.: 11-98484-7396
email.: rfr.rezende@uol.com.br
www.rlseguro.com.br
www.rezendeliefquin.com.br
 

mailto:rfr.rezende@uol.com.br
http://www.rlseguro.com.br/
http://www.rezendeliefquin.com.br/
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De:                                              NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Enviado em:                            terça-feira, 23 de fevereiro de 2016 15:16
Para:                                           'reservas@br.hembseguros.com.br'
Assunto:                                   RES: ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Anexos:                                     01 - Esclarecimento PE 10 - Seguro de Veiculos.pdf
 
Senhor Licitante,
Segue resposta a solicitação de esclarecimento.
Att,
NULIT
 

De: Antônio Felicíssimo Neto Em nome de SETRA-TRF1-Seção de Transportes
Enviada em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 19:11
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Prioridade: Alta
 
O valor da blindagem IIIA (do FOR FUSION item 42) é R$70.769,00 (setenta mil setecentos e sessenta e nove reais).
Att. Supervisão SETRA.
 

De: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações 
Enviada em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 17:01
Para: SETRA-TRF1-Seção de Transportes; DISEG-TRF1-Divisão de Segurança e Serviços Gerais
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Prioridade: Alta
 
Favor responder a solicitação de esclarecimento.
Att,
 
NULIT
 

De: RESERVAS HEMB SEGUROS [mailto:reservas@br.hembseguros.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 14:16
Para: NULIT-TRF1-Núcleo de Licitações
Assunto: ESCLARECIMENTO - União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Prioridade: Alta
 
À
Comissão de Licitações da União/Tribunal Regional Federal Da Primeira Região
Pregão Eletrônico nº 10/2016
 
Prezado (a) Pregoeiro (a),  boa tarde.
 
Solicitamos a V.Sas., a gentileza de providenciarem as respostas aos nossos questionamentos descritos abaixo, pois temos
grande interesse em participar deste certame, onde diante destas respostas teremos condições de apresentar-lhes melhores
condições comerciais e atender na íntegra as solicitações do Edital em referência e seus anexos:
 
QUESTIONAMENTO:
Qual o valor da blindagem do item 42?
 
Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa participante e caso haja, esta poderá

mailto:reservas@br.hembseguros.com.br
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apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses da administração pública para segurar
estes bens.
 
No aguardo, agradecemos e havendo dúvidas, gentileza manter contato.
 
Gentileza confirmar recebimento.
 
 

 
Atenciosamente,
 
Arthur Costa
Tel.: (31) 3073-7300
Cel.: (31) 8814-8596
licitacoes@hembseguros.com.br
 
 

Este e-mail foi enviado por um computador sem vírus e protegido pelo Avast. 
www.avast.com

 

tel:%2831%29%208814-8596
mailto:licitacoes@hembseguros.com.br
https://www.avast.com/sig-email
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Resposta 23/02/2016 15:18:12
 
CIRCULAR/NULIT  N.  1  Brasília,  23  de  fevereiro  de  2016.  REFERÊNCIA:  PREGÃO  ELETRÔNICO  N.  10/2016  ­
PROCESSO:  27322­61.2015  Em  atenção  às  solicitações  de  esclarecimentos  a  Pregoeira,  com  base  nas
informações prestadas pelo Setor Requisitante esclarece: Pergunta: Qual o valor da blindagem do item 42, FORD
FUSION ECOBOOST TITANIUM BLINDADO / placa: OVQ 5992 / Ano: 2014? Resposta: O valor da blindagem IIIA
(do FOR FUSION item 42) é R$70.769,00 (setenta mil setecentos e sessenta e nove reais).

 
Fechar
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